
Breugelmans, Tamara

Akkoord

Hi Ingrid,

Dank en groeten!

Tamara

Hi Ingrid,

Groeten,

Tamara
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Met vriendelijke groet,
Ingrid Vos

Dank voor je snelle reactie! Balen, dat had tijd gescheeld voor de organisatie. Oke, ik ga het snel in een CV gieten; 
jouw aanpassen doorvoeren en even overleggen met Petra over voorbehoud corona. Ik kom daarna bij je terug!

Ik heb al jouw opmerkingen aangepast en even met Petra ook overlegd. Ik heb over het voorbehoud van een corona 
een zinnetje opgenomen in de beschikking (en ook op het CV).

Ik hoor graag of je zo akkoord bent. Liefst per mail, die voeg ik dan als bijlage toe. Als eindparaaf gaat hij naar Petra 
en die heeft soms nog wat niet financiële opmerkingen, vandaar.

Van: Vos-van Wel, Ingrid <i.vos(5)huizen.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 2021 11:26

Vos-van Wel, Ingrid
donderdag 9 september 2021 16:24
Breugelmans, Tamara
Rebel, Andries
RE: Incidentele subsidieaanvraag stichting Gooi en Vecht Inclusief (heeft een beetje 
haast, want vindt 14 oktober al plaats...)

Van: Breugelmans, Tamara <t.breugelmans@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 12:35
Aan: Vos-van Wel, Ingrid <i.vos(5)huizen.nl>
CC: Rebel, Andries <a.rebel@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Incidentele subsidieaanvraag stichting Gooi en Vecht Inclusief (heeft een beetje haast, want vindt
14 oktober al plaats...)

Van: Breugelmans, Tamara
Verzonden: donderdag 9 september 2021 11:35
Aan: Vos-van Wel, Ingrid <i.vos(S)huizen.nl>
CC: Rebel, Andries <a.rebel(S)huizen.nl>
Onderwerp: RE: Incidentele subsidieaanvraag stichting Gooi en Vecht Inclusief (heeft een beetje haast, want vindt
14 oktober al plaats...)

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:



Hallo Tamara,

Mvg ingrid

Hi Ingrid,

Dank en sterkte met de drukke periodel

Met vriendelijke groet.

Tamara Breugelmans

HuizenC»emecnti'
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Beleidsadviseur Cultuur | T 06-31136087 
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Het is trouwens de bedoeling dat deze subsidie uit het potje Inclusief Huizen gaat (en dus niet cultuur). Volgens 
Robin zit daar nu nog zo'n 3000 euro in. Heb je het kostenplaatsnummer nodig? Dan vraag ik die even op bij Robin 
voor je.

In het mandaatvoorstel staat een stukje financiën waar ik graag je input voor wil en natuurlijk ook een akkoord. 
Prima om die per mail te geven (scheelt jou werk) en dan voeg ik die als bijlage toe. Doet Andries ook altijd.

Sorry, ik weet dat je het vreselijk druk hebt, maar er is een aanvraag voor incidentele subsidie binnen gekomen op 
het gebied van LHBTI (ik doe ook LHBTI voor de gemeente). De activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd 
vindt plaats op 14 oktober en eigenlijk zijn ze dus al te laat. Maar volgens de ASV mag er worden afgeweken van de 
termijn en in de stukken heb ik ook onderbouwd waarom deze activiteit het waard is om van af te wijken.

Ik vraag me af of er niet nog een voorbehoud gemaakt moet worden t.a.v. meteen definitief vaststellen vanwege 
corona. Als het niet doorgaat door verscherping van de maatregelen moeten we nog kunnen terugvorderen lijkt me 
? Misschien even afstemmen met Petra ?

Ik heb de financiële paragraaf aangevuld en ook de kopiehouders.
De toekenning kan niet via mandaat afdelingshoofd omdat je afwijkt van de subsidieverordening. Zoals je zelf ook al 
schrijft is dat een bevoegdheid van het college van B&W.

Van: Breugelmans, Tamara <t.breugelmans@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 9 september 202110:03
Aan: Vos-van Wel, Ingrid <i.vos@huizen.nl>
Onderwerp: Incidentele subsidieaanvraag stichting Gooi en Vecht Inclusief (heeft een beetje haast, want vindt 14 
oktober al plaats...)

Aan: Breugelmans, Tamara <t. breugelmans@ huizen.nl>
CC: Rebel, Andries <a.rebel@huizen.nl>
Onderwerp: RE: Incidentele subsidieaanvraag stichting Gooi en Vecht Inclusief (heeft een beetje haast, want vindt
14 oktober al plaats...)


