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Detering, Leo — -

Van: Verbeek, Marlous

Verzonden: woensdag 27 maart 2019 23:45

Aan: Detering, Leo

cC: Miller, Anita

Onderwerp: Fwd: Subsidie aanvraag Pasar Malam 2019
Bijlagen: Begroting Pasar 2019.xIsx; ATT00001.htm

Graag even bespreken

Groet

Marlous

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: peter koning <peterjkoning@hotmail.com>
Datum: 27 maart 2019 om 23:02:45 CET

Aan: "verbeek, m" <m.verbeek@huizen.nl>
Onderwerp: Subsidie aanvraag Pasar Malam 2019

Goedemiddag Marlous,

Naar aanleiding van het gesprek welke is gevoerd met ons bestuur kwam ook de subsidie
voor onze Pasar Malam 2019 naar voren en er is mij gevraagd dit aan te vragen, vandaar dit
mailtje.

In de bijlage een voorlopige opsomming van bedragen en de daarbij behorende diensten,
artiesten, etc. Je zult begrijpen dat dit een voorlopige budgettering is, na afloop van het
evenement is pas werkelijk te berekenen wat de kosten zijn. Uiteraard zijn de genoemde
bedragen gebaseerd op de offertes die wij hebben opgevraagd.

Er zijn een paar aandachtspunten in de begroting die ik zal uitleggen;

Wij geven onze eigen Oostermeentkrant uit die vol zal staan over de Pasar Malam en tevens
gevuld zal zijn door advertenties van onze eigen ondernemers van WCO. Oplage ongeveer
30.000 stuks in geheel Huizen, Blaricummer Meent, gedeelte Blaricum, klein stukje Laren en
Eemnes. Door dat wij in een bepaalde oplage meelopen valt hier niet in te wijzigen. Wij
factureren een bedrag van € 1.600,- door aan WCO voor een hele pagina adverteren, de
voorpagina met informatie, op iedere pagina een infobalk, interviews met Massada etc.

Posters zullen wij verspreiden bij de winkels op ons centrum en op belangrijke
ontmoetingsplaatsen in Huizen. Uiteraard zullen Facebook en onze eigen website niet
ontbreken.

De 3hoeks reclame borden betrekken we van dezelfde partij die jullie ook inhuren, wellicht
kunnen jullie deze kosten van ons overnemen? Ik heb ooit van Leo begrepen dat jullie een
speciale deal hebben met dit bedrijf, uiteraard heb ik de kosten wel opgevoerd.
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