Hogenbirk - de Jong, Amy

Van: Elies Kok <eamkok@ichthushuizen.nl>

Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 09:33

Aan: Hogenbirk - de Jong, Amy

Onderwerp: 1e termijn voorbereidingskrediet Rehoboth

Bijlagen: Voorbereidingskrediet 1e termijn.xlsx; Facturen 1e termijn

voorbereidingskrediet.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid
Dag Amy,

Voor het overzicht van de kosten gemaakt voor de RHS en de betreffende facturen heeft Marijcke je op 12 juni jl.
een bericht gestuurd.
Ik stuur de mail met bijlage bij deze nog een keer door.

Met vriendelijke groet,

Elies Kok

directeur- bestuurder
06-45216547
eamkok@ichthushuizen.nl
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VPCBO Ichthus
Postbus 1048

1270 BA Huizen

De Ruyterstraat 7
1271 SR Huizen
www.ichthushuizen.nl

Van: Marijcke Sikkema <msikkema@ichthushuizen.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 12:38

Aan: a.hogenbirk@huizen.nl

CC: Elies Kok <eamkok@ichthushuizen.nl>

Onderwerp: le termijn voorbereidingskrediet Rehoboth

Geachte mevrouw Hogenbirk,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 19-3-2020 waarin u vraagt om facturatie van de 1° termijn van het
voorbereidingskrediet nieuwbouw Rehoboth, sturen wij u hierbij een overzicht van de door ons
betaalde facturen inzake PCBS Rehoboth (zie bijlagen).

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze 1¢ termijn aan ons over te maken:
Rabobank NL41 RABO 0339 9646 26
t.n.v. VPCBO Ichthus te Huizen.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,



Marijcke Sikkema
Medewerker financién

\ichthus

VPCBO Ichthus
Postbus 1048
1270 BA Huizen
Tel. 035-5256961

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend



