Gylag 1 - Wicer aanvullng worbwedirgsoedsier lchthus

Hogenbirk - de Jong, Amy

Van: Elies Kok <eamkok@ichthushuizen.nl>

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 15:07

Aan: Hogenbirk - de Jong, Amy

Onderwerp: FW: kosten RHS

Bijlagen: Facturen 1e termijn aanvulling 2e hj 2020.pdf; Voorbereidingskrediet 1e termijn

aanvulling 2e hj 2020.xlsx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid
Dag Amy,

De kosten die we reeds gedeclareerd hebben m.b.t. de nieuwbouw van de Rehobothschool waren getotaliseerd tot
juli 2020.

In het 2°¢ half jaar hebben we ook kosten gemaakt die nog horen bij de eerste termijn van het voorbereidingskrediet
van de Rehobothschool. In de bijlagen tref je het overzicht aan.

Mijn vraag is of we deze kosten vergoed kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Elies Kok

directeur- bestuurder
06-45216547
eamkok@ichthushuizen.nl
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VPCBO Ichthus
Postbus 1048

1270 BA Huizen

De Ruyterstraat 7
1271 SR Huizen
www.ichthushuizen.nl

Van: Marijcke Sikkema <msikkema@ichthushuizen.nl>
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 14:05

Aan: Elies Kok <eamkok@ichthushuizen.nl>
Onderwerp: RE: kosten RHS

Beste Elies,

Met vriendelijke groet,

Marijcke Sikkema
Medewerker financién
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VPCBO Ichthus
Postbus 1048
1270 BA Huizen
Tel. 035-5256961

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Van: Elies Kok

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 9:57
Aan: Marijcke Sikkema

Onderwerp: FW: kosten RHS

Ter info

Met vriendelijke groet,
Elies Kok

directeur- bestuurder

06-45216547
eamkok@ichthushuizen.nl
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VPCBO Ichthus
Postbus 1048

1270 BA Huizen

De Ruyterstraat 7
1271 SR Huizen
www.ichthushuizen.nl

Van: Hogenbirk - de Jong, Amy <a.hogenbirk@huizen.nl>
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 09:35

Aan: Elies Kok <eamkok@ichthushuizen.nl>

Onderwerp: RE: kosten RHS

Ik ga vandaag de opdracht geven! Zal er wel een brief bij maken die krijg je dan vandaag via mail. Als het goed is
draaien ze vrijdag de uitbetaling.

Met vriendelijke groet,

Amy Hogenbirk-de Jong

Gemeents J.Huizen

www.huizen.nl



Voorbereidingskrediet nieuwbouw Rehoboth 1e termijn aanvulling 2e hj. 2020: VPCBO Icht

Datum Bedrijf Bedrag (incl. btw) Omschrijving
6-7-2020 Nul25 €1.179,75 Ondersteuning nieuwb
3-9-2020 Nul25 €629,20 Ondersteuning nieuwb
9-10-2020 Nul25 €471,90 Ondersteuning nieuwb

Totaal 1e termijn, aanvulling € 2.280,85
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Factuur

e nu [2 L
t.a.v. mevrouw H.W. Molenaar-Meijerink ruimte
De Ruyterstraat 7 voor

1271 SR Huizen celingscoce

00U o

Shakéspearehof 1
= :"E“"i:ni.'!'.'EES';_S;‘_-)"_'?":CZ Utrecht
: 030 820025 3
_20 L 1G_R- "7 www.nul25.nl
Al IV €0

info@nul25.nl
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Ontvangan l L{ ‘(,0'
Factuurdatum: 6-7-2020 SRLS P
Vervaldatum: 20-7-2020 | Dosrgezenden:

Factuurnummer: 2020135 e
j Paraaf aickoore: ¢ /] .

Uw referentie:

Uw contactpersoon: H.W. Molenaar-Meijerink : :
Onze referentie: ICH-04
Omschrijving: Ondersteuning nieuwbouw PCBS Rehoboth

Hiermee brengen wij u overeenkomstig de opdrachtafspraak voor het advies in rekening voor
de periode mei-juni 2019:

W. Hardeman: 3 uur ad €130,—

E. van der Voort: 4,5 uur ad €130,--

Totaal exclusief BTW 975,00
Verschotten 0,00 % 0,00
Totaal exclusief BTW inclusief verschotten 975,00
BTW-totaal 204,75
_ %
Totaal te betalen € 1.179,75

Wij verzoeken u het totaalbedrag o.v.v. het factuurnummer voor de vervaldatum over te maken op
Triodos Bank NL27 TRIO 019 85 57 388 ten name van Ruimte voor Toekomst BV

BTW-tarief Grondslag Totaal BTW
BTW 21% 975,00 204,75

nul25 is een handelsnaam van Ruimte voor Toekomst B.V.
Triodos Bank 19 85 57 388 - KvK 52 93 68 48 - BTW NL 85 06 73 847
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Factuur

Ichthus n u 125 ruimte

t.a.v. mevrouw H.W. Molenaar-Meijerink
De Ruyterstraat 7 voor
1271 SR Huizen toekomst

Shakespearehof 11
3533 CZ Utrecht
030 820 025 3
www.nul25.ni

Factuurdatum: 3-9-2020 info@nul25.nl
Vervaldatum: 17-9-2020
Factuurnummer: 2020188

Uw referentie:

Uw contactpersoon: H.W. Molenaar-Meijerink
Onze referentie: ICH-04
Omschrijving: Ondersteuning nieuwbouw PCBS Rehoboth

Hiermee brengen wij u overeenkomstig de opdrachtafspraak voor het advies in rekening voor
de periode juli-augustus 2020:

E. van der Voort: 4 uur ad €130,--

Totaal exclusief BTW 520,00
Verschotten 0,00 % 0,00
Totaal exclusief BTW inclusief verschotten 520,00
BTW-totaal 109,20
.
Totaal te betalen € 629,20

Wij verzoeken u het totaalbedrag o.v.v. het factuurnummer voor de vervaldatum over te maken op
Triodos Bank NL27 TRIO 019 85 57 388 ten name van Ruimte voor Toekomst BV

BTW-tarief Grondslag Totaal BTW
BTW 21% 520,00 109,20

nul25 is een handelsnaam van Ruimte voor Toekomst B.V.
Triodos Bank 18 85 57 388 —KvK 52 93 68 48 —BTW NL 85 06 73 847
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Factuur

t.a.v. mevrouw H.W. Molenaar-Meijerink
De Ruyterstraat 7 voor
1271 SR Huizen toekomst

nul2sg ...

Shakespearehof 11
3533 CZ Utrecht
030 820 025 3

www . nul25.nl
Factuurdatum: 9-10-2020 info@ul25.n!
Vervaldatum: 23-10-2020
Factuurnummer: 2020224

Uw referentie:

Uw contactpersoon: H.W. Molenaar-Meijerink
Onze referentie: ICH-04
Omschrijving: Ondersteuning nieuwbouw PCBS Rehoboth

Hiermee brengen wij u overeenkomstig de opdrachtafspraak voor het advies in rekening voor
de periode september 2020:

E. van der Voort en W. Hardeman: 3 uur ad €130,

Totaal exclusief BTW 390,00

Verschotten 0,00 % 0,00

Totaal exclusief BTW inclusief verschotten 390,00
BTW-totaal 81,90

Totaal te betalen € 471,90

Wij verzoeken u het totaalbedrag o.v.v. het factuurnummer voor de vervaldatum over te maken op
Triodos Bank NL27 TRIO 019 85 57 388 ten name van Ruimte voor Toekomst BV

BTW-tarief Grondslag Totaal BTW
BTW 21% 390,00 81,90

nul25 is een handelsnaam van Ruimte voor Toekomst B.V.
Triodos NL27TRIO 019 85 57 388 —KvK 52 93 68 48 —BTW NL 85 06 73 847



